
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAYSERİ MELİKGAZİ SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME 14 129 529 19644

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,8 9,8 14,36 12,5 11,4 9,63 8,3 9,2 6,01 7,3 12,3 4,27 44,9 42,6 34,27 219,990

Okul Ortalaması 11,2 15,4 7,36 10,3 15,5 6,41 3,0 10,1 0,48 3,9 14,3 0,36 28,4 55,3 14,61 150,830

KATILIMLAR

1 8763 MUSTAFA DEDEL İN 10A 23 7 21,25 19 11 16,25 4 10 1,50 8 18 3,50 54 46 42,50 237,938 1 1 104 443 6834

2 8058 OĞUZHAN BOZ 10A 18 11 15,25 14 16 10,00 4 22 -1,50 36 49 23,75 180,828 2 2 116 499 13360

3 431 CANER CANBEK 10A 11 8 9,00 13 15 9,25 0 1 -0,25 7 5 5,75 31 29 23,75 169,600 3 3 118 506 14635

4 402 YUSUE İĞDE 10A 15 12 12,00 7 6 5,50 2 7 0,25 2 0 2,00 26 25 19,75 167,793 4 4 119 508 14836

5 8068 ABDULLAH BUDAK  HSN10A 13 17 8,75 14 16 10,00 6 24 0,00 4 26 -2,50 37 83 16,25 151,013 5 5 120 510 16554

6 8080 YASİN BARBAROS 10A 11 19 6,25 8 21 2,75 5 8 3,00 3 5 1,75 27 53 13,75 150,205 6 6 121 511 16625

7 263 FURKAN ŞAHİN 10A 14 16 10,00 7 21 1,75 3 9 0,75 3 16 -1,00 27 62 11,50 146,773 7 7 122 512 16948

8 8084 ENES YELKANAT 10A 10 14 6,50 11 12 8,00 2 11 -0,75 2 13 -1,25 25 50 12,50 137,075 8 8 123 513 17623

9 265 OSMAN NURİ TOKSÖZ 10A 9 14 5,50 9 11 6,25 2 10 -0,50 4 11 1,25 24 46 12,50 136,618 9 9 124 514 17652

10 8764 MUHAMMEDYADİN YILMAZ10A 11 18 6,50 8 17 3,75 1 8 -1,00 4 16 0,00 24 59 9,25 130,390 10 10 125 515 18052

11 8050 ERTUĞRUL YILDIZ 10A 8 22 2,50 12 18 7,50 0 2 -0,50 3 13 -0,25 23 55 9,25 122,838 11 11 126 516 18395

12 378 EBUBEKİR SARICA 10A 4 26 -2,50 12 18 7,50 8 22 2,50 6 24 0,00 30 90 7,50 116,350 12 12 127 517 18646

13 426 İBRAHİM SAĞIŞMAK 10A 4 8 2,00 4 11 1,25 3 9 0,75 1 6 -0,50 12 34 3,50 113,308 13 13 128 518 18749

14 196 FATİH KARAMERMER 10A 6 24 0,00 6 24 0,00 4 25 -2,25 16 73 -2,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH BUDAK  HSN 8068 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,013 219,990 5 5 120 510 16554

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 37 83 16,25 14 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe dbdacaDbEEcEacccDdAEdCDcbdADBC

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal EddcBEcBaAbBcbbabbAaEcBCEEBCab

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Matematik EcbDCcbaeEBdDabecdbacacbcacaeb

Cevap Anahtarı B EBEDCDEBAEBBDBECDEADDCAAEBDDCD

TYT Fen eddcbecBaabdcbbAbbaDEcbceebcab

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 17 43

Türkçe 30 13 17 43

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 5 5 50
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 1 3 25
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 4 4 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 4 4 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 2 8 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 0 5 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 7 0

TYT Fen 30 4 26 13

Fizik 10 1 9 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 8 11
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 8 20

Biyoloji 10 1 9 10

Mitozu açıklar. 8 1 7 13
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER CANBEK 431 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,600 219,990 3 3 118 506 14635

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 2 2 1,50 15 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 31 29 23,75 20 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe  acCDbAB e  B  cABe DE  c  CBc

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal eaEcbcdEbeBCbBAeDEeba EaE EaEC

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Matematik e                             

Cevap Anahtarı A BECDEDAEEBDBBECBEADDDACADDEBDC

TYT Fen E  b E c     E  bbb   EBDD    

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 5 4 50
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 0 67
Metni yorumlar. 4 1 0 25
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 2 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 15 43

Tarih-1 10 2 8 20

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 6 4 60

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 4 1 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 1 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0

TYT Fen 30 7 5 23

Fizik 10 2 2 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 2 11

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 4 0 40

Mitozu açıklar. 8 4 0 50
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR SARICA 378 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,350 219,990 12 12 127 517 18646

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 30 90 7,50 6 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe bdddeCAeEebbcceccaeeDdeccacade

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal abacAddEbDBaaaADDcDcaCEbaBEbaa

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Matematik BbaDcecadaDadEbabeDaebdcaeEaDC

Cevap Anahtarı A BECDEDAEEBDBBECBEADDDACADDEBDC

TYT Fen ccbabadacebcaEBeeACbDEbceadabe

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 0 10 0
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Metni yorumlar. 4 1 3 25
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 4 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 18 40

Tarih-1 10 3 7 30

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 2 2 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 2 3 40
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 2 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 2 6 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 2 8 20
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 1 4 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 3 4 43

TYT Fen 30 6 24 20

Fizik 10 0 10 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 0 9 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 4 6 40

Biyoloji 10 2 8 20

Mitozu açıklar. 8 1 7 13
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YELKANAT 8084 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,075 219,990 8 8 123 513 17623

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 2 13 -1,25 -4 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 25 50 12,50 10 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe cabCbaAdEbbbBEa c   DEdce DCB 

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal  D cABdEeaeCea  D  cBdEDbeE dC

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Matematik  a e Dea c  d   b Dae   c   b 

Cevap Anahtarı A BECDEDAEEBDBBECBEADDDACADDEBDC

TYT Fen c bC ce  a Dc   d  b  a e c ea

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 2 4 20
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 4 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 10 4 4 40

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 3 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 2 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 0 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 1 4 13
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 3 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 1 2 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 2 0

TYT Fen 30 2 13 7

Fizik 10 1 5 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 4 11

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 3 10

Biyoloji 10 0 5 0

Mitozu açıklar. 8 0 4 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL YILDIZ 8050 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,838 219,990 11 11 126 516 18395

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 23 55 9,25 8 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe ceadAaceaceaCbdBDaAEeeaacdcDcC

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal dAdbBEAdDeCcBbeEAcebEcdebEdbbE

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Matematik ae                            

Cevap Anahtarı B EBEDCDEBAEBBDBECDEADDCAAEBDDCD

TYT Fen beddcacadCDacaaA              

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 4 6 40
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 0 3 0
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Metni yorumlar. 4 0 4 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 4 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 18 40

Tarih-1 10 5 5 50

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Coğrafya-1 10 4 6 40

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 3 2 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 4 1 3 25
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0

TYT Fen 30 3 13 10

Fizik 10 1 9 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 8 11
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 0 0 0

Mitozu açıklar. 8 0 0 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KARAMERMER 196 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 6,41 6,41 9,63

Fizik 10 2 8 0,00 0 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 4 25 -2,25 -8 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 16 73 -2,25 -2 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe acbCcecabcdDdbCbAdabDacdeacCce

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal dadAcdeabbeaaBdcDEadcbaeaedeEC

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Fen cEbebEcceebccbdbedCabcdcccadA 

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 1 9 10
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 2 33
Metni yorumlar. 4 1 3 25
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 4 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 24 20

Tarih-1 10 1 9 10

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 0 4 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin anlamını açıklar. 4 0 4 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 25 13

Fizik 10 2 8 20

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 2 7 22

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 9 10

Biyoloji 10 1 8 10

Mitozu açıklar. 8 1 6 13
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ŞAHİN 263 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,773 219,990 7 7 122 512 16948

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 7 21 1,75 6 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 3 16 -1,00 -3 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 27 62 11,50 10 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe ACEaddbaEEbEaDcBeceEddDDaEcbBC

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal dedbaabeDeecBeDEbacaEeabaE e E

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Matematik Ed cd   A     b Da b  c   e  a

Cevap Anahtarı B EBEDCDEBAEBBDBECDEADDCAAEBDDCD

TYT Fen be bad c a C bC d ac da B ce b

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 16 47

Türkçe 30 14 16 47

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 5 5 50
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 1 3 25
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 21 23

Tarih-1 10 1 9 10

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin anlamını açıklar. 4 1 3 25
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 2 3 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 1 2 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 2 0

TYT Fen 30 3 16 10

Fizik 10 0 7 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 0 7 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 4 20

Biyoloji 10 1 5 10

Mitozu açıklar. 8 0 5 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SAĞIŞMAK 426 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
113,308 219,990 13 13 128 518 18749

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 4 11 1,25 4 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 12 34 3,50 3 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe EcA Dae  e b   d    D e e     

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal bbceAd   D b cA         b Ecab

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Matematik dEea DeEac          a e e     

Cevap Anahtarı A BECDEDAEEBDBBECBEADDDACADDEBDC

TYT Fen c    Eda                b  ec 

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 8 13

Türkçe 30 4 8 13

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 0 67
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 2 2 20
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimi 3 0 1 0
Metni yorumlar. 4 0 1 0
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 3 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 0 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 4 11 13

Tarih-1 10 2 5 20

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

Coğrafya-1 10 1 2 10

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 2 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 4 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 3 4 38
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 2 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 1 0

TYT Fen 30 1 6 3

Fizik 10 1 3 10

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 2 11

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Mitozu açıklar. 8 0 3 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDYADİN YILMAZ 8764 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,390 219,990 10 10 125 515 18052

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 4 16 0,00 0 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 24 59 9,25 8 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe bbdcAdDCEEbaabcBDbAEeeaabbe BC

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal acbDeEcccedda DcA   EDBdaEed b

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Matematik   aa a ed ea d          E     

Cevap Anahtarı B EBEDCDEBAEBBDBECDEADDCAAEBDDCD

TYT Fen cb c d  cC   de eaa dceEca eBA

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 6 4 60
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 0 3 0
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Metni yorumlar. 4 2 2 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 4 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 17 27

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 2 4 20

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 3 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 2 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 8 3

Matematik-1 30 1 8 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 4 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 0 14

TYT Fen 30 4 16 13

Fizik 10 1 5 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 5 11
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 5 0

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 8 2 5 25
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEDEL İN 8763 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,938 219,990 1 1 104 443 6834

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 8 18 3,50 12 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 54 46 42,50 35 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe EaeCDCABEDEDBEbEABDaDEdEbDDCBa

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal eDEccBdEADBCCeADaEDABeaDEeEcbC

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Matematik BE  b d c a cb  a D a   a  B a

Cevap Anahtarı A BECDEDAEEBDBBECBEADDDACADDEBDC

TYT Fen aEaCdbdadCb dcB a bEDa BcbeBdc

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 8 2 80
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 2 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 3 0 100
Metni yorumlar. 4 4 0 100
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 2 2 50
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 10 6 4 60

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Coğrafya-1 10 8 2 80

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 4 1 80
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 2 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 10 13

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 2 2 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 0 5 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 1 1 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 1 2 14

TYT Fen 30 8 18 27

Fizik 10 3 7 30

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 3 6 33

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 2 5 20

Biyoloji 10 3 6 30

Mitozu açıklar. 8 3 4 38
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN BOZ 8058 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,828 219,990 2 2 116 499 13360

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 6,41 6,41 9,63

Fizik 10 3 7 1,25 13 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 4 22 -1,50 -5 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 36 49 23,75 20 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe ACEa BbCEEDcbDcBDccEdbDDDcbDBC

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal EdeDeEAcDACeBbeaAeecEaBeaEeCaE

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Fen cCbEbdadBdeedEacdbcbcc deab   

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 6 4 60
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 2 0 100
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 3 0 100
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 1 33
Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 1 3 25
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 1 0 100
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 10 6 4 60

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Coğrafya-1 10 3 7 30

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 3 2 60
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 2 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Fen 30 4 22 13

Fizik 10 3 7 30

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 3 6 33
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 9 10

Biyoloji 10 0 6 0

Mitozu açıklar. 8 0 4 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN NURİ TOKSÖZ 265 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,618 219,990 9 9 124 514 17652

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 24 46 12,50 10 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe deEddeDacEe aD B E ae D eEcb C

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal E e eEccDAe    ab ecE BCEE e b

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Matematik    a   eeaeea  eDE a     d    

Cevap Anahtarı B EBEDCDEBAEBBDBECDEADDCAAEBDDCD

TYT Fen cbE ad       bbb    daa  DDe A

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 3 3 30
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 0 2 0
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 2 1 67
Türkçenin tarihî gelişimi 3 1 1 33
Metni yorumlar. 4 2 1 50
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 1 3 25
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 11 30

Tarih-1 10 4 4 40

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 3 1 75

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 4 4 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 0 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 1 5 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 1 1 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 1 0

TYT Fen 30 4 11 13

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 0 4 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 0 3 0

Biyoloji 10 3 4 30

Mitozu açıklar. 8 3 4 38
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BARBAROS 8080 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,205 219,990 6 6 121 511 16625

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 8 21 2,75 9 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 27 53 13,75 11 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe bCcdAecaEEaEeDeaedAEdeDaeddDBa

Cevap Anahtarı B ACEBABDCEEDECDBBDEAEBCDDDEADBC

TYT Sosyal dddDccccaAaadCbabeccEeBaaE CeE

Cevap Anahtarı B EACDBEABDACBBCDEADADEDBCEEBCDE

TYT Matematik   EDbeEe Ecccd eD             

Cevap Anahtarı B EBEDCDEBAEBBDBECDEADDCAAEBDDCD

TYT Fen  b  cdE e         B     B    e

Cevap Anahtarı B DCEEEBEBBCDCEECACEBDEBDEBDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37

Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 3 7 30
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 1 50
Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 2 33
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 0 4 0
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 21 27

Tarih-1 10 2 8 20

Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0
Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 3 25

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 1 4 20
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin anlamını açıklar. 4 2 2 50
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 1 1 50
Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 3 2 38
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 1 6 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0

TYT Fen 30 3 5 10

Fizik 10 1 4 10

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 1 4 11
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 1 1 10

Mitozu açıklar. 8 0 1 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP YAYINLARI 10. SINIF 1.DENEME

KAYSERİ / MELİKGAZİ / SOMUNCUBABA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUE İĞDE 402 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,793 219,990 4 4 119 508 14836

Puanı Hesaplanan: 13 128 518 19113

Katılımlar: 14 14 129 529 19644

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 7,36 7,36 14,36

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,80 1,80 2,57

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,61 1,61 2,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,41 1,41 2,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,59 1,59 2,24

TYT Sosyal 30 7 6 5,50 18 6,41 6,41 9,63

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,48 0,48 6,01

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,21 -0,21 1,36

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,23 0,23 1,85

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,34 0,34 1,06

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 0,36 0,36 4,27

Toplam: 120 26 25 19,75 16 14,54 14,54 33,76

TYT Türkçe  acCD AcEDEDcdaa cDCDEcdcDaCBD

Cevap Anahtarı A EBACDCABEDEDBECEABDCDEBEADDCBD

TYT Sosyal bcEe B E             a  EBEDab

Cevap Anahtarı A CDEAABBEADBCCBADDEDABCEDEBEDEC

TYT Matematik  aa  Dea ea   b E             

Cevap Anahtarı A BECDEDAEEBDBBECBEADDDACADDEBDC

TYT Fen               B           B   

Cevap Anahtarı A EEDCEEBBBCCDEEBDCACEDEEBDDBBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi 3 1 1 33
Türk edebiyatının tarihî dönemleri 10 5 4 50
İslamiyet in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği 2 1 0 50
Türkçenin tarihî gelişimi 3 2 1 67
Metni yorumlar. 4 3 1 75
Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 4 1 3 25
Metnin tema ve konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metnin olay örgüsünü belirler. 1 0 1 0
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 6 23

Tarih-1 10 3 3 30

Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Anadolu ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50
Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.4 1 0 25

Coğrafya-1 10 0 0 0

Dünya nın tektonik oluşumunu açıklar. 5 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 4 1 1 25
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Allah ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 8 1 4 13
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 10 1 3 10
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 7 0 0 0

TYT Fen 30 2 0 7

Fizik 10 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 9 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 10 1 0 10

Biyoloji 10 1 0 10

Mitozu açıklar. 8 0 0 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
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